Van: h@boskalis.com>

Verzonden: donderdag 16 februari 2023 09:00

Aan:

Onderwerp: RE: Talud gravin - Bouwteamovereenkomst
Hoi ,

Bij het nalopen van de overeenkomst zien we dat het bedrag in artikel 1 het taakstellend budget ipv _ aangepast is naar 1 miljoen.
Kun je dat weer aanpassen naar _? Dat was volgens mij afgesproken.

Met vriendelijke groet,

Mtadviseur

iy

A Boskalis

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Boskalis Nederland B.V.

Rosmolenweg 2, 3356 LK Papendrecht M:+31
PO Box 76, 3350 AB Papendrecht

Nederland

www.boskalis.com/nederland @boskalis.com
S

Van: @prvlimburg.nl>

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 12:11



Aan: @boskalis.com>
Onderwerp: RE: Talud gravin - Bouwteamovereenkomst
Hoi ,

Heb jij al van Willem reactie ontvangen of de overeenkomst akkoord is?

Ik dien uiterlijk volgende week donderdag de overeenkomst gereed te hebben voor de behandeling in Gedupeerde Staten. Dit i.v.m tijdige behandeling en ondertekening
voor de PS verkiezingen.

Gr.

Van:

Verzonden: maandag 6 februari 2023 14:10

Aan:' @boskalis.com>
CC: @prvlimburg.nl>

Onderwerp: Talud gravin - Bouwteamovereenkomst

Hoi

7

Zoals vanmorgen besproken tref je in de bijlage de laatste versie van de bouwteamovereenkomst aan.
Bij akkoord zullen we deze versie in de ondertekening cyclus brengen.

Met vriendelijke groet,

Junior Projectingenieur

Cluster Wegaanleg
T+31

E @prvlimburg.nl

Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht
Kijk ook op www.limburg.nl







